
 
----- Message transmis ----- 
De : Regine Mercier <regine@ecosolidaire.be> 
À : Jean Luc Taziaux <jltaziaux@me.com> 
Cc : Jean-Luc Renneson <jeanluc_renneson@yahoo.com> 
Envoyé : lundi 21 décembre 2020, 16:31:28 UTC+1 
Objet : RE: Votre facture <2020798> 
 

Cher Monsieur 

  

Nous sommes fermés. 

  

Bien à vous 

  

Régine Mercier 
Administratrice déléguée, RM & Partners SRL – RPM Namur – Section Dinant 0883-537-069 

Expert-Comptable fiscaliste agréé ITAA 50.696.240 

  

  

Co curateur 

Mandataire de crise - membre du Réseau Cap 

Master en Sciences de Gestion 

Master de spécialisation en Droit fiscal (en cours) 

www.ecosolidaire.eu 

T 083 690 872 

Compte bancaire BE29 3630 0246 6264 

 

 

Consultez notre page facebook Ecosolidaire-belgium 



Votre vie privée est primordiale pour nous et nous mettons tout en œuvre 
pour la respecter. Vos données à caractère personnel seront uniquement 
utilisées par RM Partners -Ecosolidaire . Nous ne communiquerons jamais 
vos données à des tiers qui les utiliseraient pour vous proposer leurs 
propres produits ou services sans votre accord express. 

  

  

  

De : Jean Luc Taziaux <jltaziaux@me.com>  
Envoyé : lundi 21 décembre 2020 14:17 
À : Regine Mercier <regine@ecosolidaire.be> 
Cc : Jean-Luc Renneson <jeanluc_renneson@yahoo.com> 
Objet : Re: Votre facture <2020798> 

  

Bonjour, 

  

Je n’arrive pas à vous contacter par téléphone. 

Puis je passer demain mardi au matin à 9h, pour vous déposer les dernières factures et récupérer 
celles déjà encodées? 

  

Un grand merci 

Jl Taziaux 

Ardenne&Gaume 

 


