FLAMANT Anne <anne.flamant@forem.be>
Mer 05-05-21 15:39

Avec plalsir.

Non, je n’al pas souvenir de cela.

De : Goffin Christophe <christgoffin@hotmail.com>
Envoyé : mercredi 5 mai 2021 15:31

A : FLAMANT Anne <anne.flamant@forem.be>
Objet : RE: APE NM 1319 News

Merci pour les explications

Et vous souvenez vous que je vous aurais demandé de ne pas communiquer prés des
administrateurs ?

D'avance merci.



De : FLAMANT Anne <anne.flamant@forem.be>
A : Christophe Goffin <christgoffin@hotmail.com>
Objfet : RE: Etats de prestation aout Ardenne Et Gaume

Bonjour Monsieur Goffin,

Un peu débordée mais Je vais bien, je vous remercie. J'aspére que tout va bien de votre cbté
également.

Vous faites bien de veiller  ne pas dépasser le colt salarial.
Effectivement, pour un méme travailleur, le total des subventions ne peut dépasser le co(t global de

la rémunération de ce travailleur;
En vous souhaitant une belle fin de journée,

Bien & vous,

Anne FLAMANT

Le Forem
Collaboratrice SGD Aides publiques et incitants financlers

Avenue Prince de Lidgge 137
5100 JAMBES

Tél. : 081/48 69 01

Fax : 081/48 69 95
apeptp.namur®forem.be

De : Christophe Goffin <christgoffin@hotmail.com>
Envoyé : lundi 14 septembre 2020 21:01

A : FLAMANT Anne <anne.flamant@forem.be>
Objet : Etats de prestation aout Ardenne Et Gaume

Bonjour,
Jespere que allez hien
Comme vous le voyez, Maxime Lerinckx est repassé & 100% (avant 80%).

Attention qu’a cause de cela, le nombre de points maximum est atteint |

Autre chose, nos travailleurs sont souvent 3 temps plein mais se répartissent sur différentes missions
Pour certaines de ces missions, nous percevons des subventions

Jai toujours fait attention que pour le méme travailleur, d'une ou de plusieurs autres

subventions émanant de pouvoirs publics qui, additionnée(s) avec cette aide, ne dépasse(nt)
pas le colit global de la rémunération de ce travailleur,

D’avance merci.



De : FLAMANT Anne <anne.flamanti@forem.be>
Envoyé : mardi 4 mai 2021 11:34

A : Christophe Goffin <christzoffin@hotmail.com>
Objet : RE: APE NM 1319 News

Bonjour Monsieur Goffin,

Je vals blen, Je vous remercie. Jespére qu'll en est de m&me pour vous malgré les difficultés de la
crise et les soucis internes a la gestion de 'ASBL.

Effectivement, j'ai cru comprendre qu’il existe des désaccords au sein de PASBL par rapport  la
gestion des APE.

Il me semble avoir toujours eu de bons échanges constructifs avec vous, une bonne collaboration
dans Funigue but de falre au mieux pour ’ASBL.

Pour mol, le principal est que votre dossier APE soit géré correctement.

La valeur du point est fixe, lorsque ceux-ci sont utilisés dans leur totalité, vous étes censés recevoir la
subvention compléte...

Je vous souhalte une belle journée, et espére que ies soucis s'arrangeront trés vite pour le bien de
I'ASBL.

Prenez soin de vous,

Anne FLAMANT



